MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

SSRERSEEa

Contribuyente: SANTARDI GRUPO CONSTRUCTOR SA S Recibo Nro: 202201202202000009474000

Direccion.: K 14A 45 57 Fecha Liquid.: 17/01/2022 03:49:01 p.m.

Pago Ant.: 007001BL0O00099098 VIr Pag Ant: $1.296.000,00 Predio No.: 010501820053000 Cdbd. Corto: 94740

F pg Ant: 06/07/2021 Avaluo Actual: $ 230.238.000,00 Afo Desde: 202201 Afio Hasta: 202202

Concepto Vig.Anterior Vig.Actual Total Concepto ) _ Puntos de Pago:

Predial-Arborizacion-G.Sistemas-Nacién $0,00 $920.952,00 $920.052,00( (Y WIIAS; Colpatria, Sudamerts, Sance Bodotd, Oizgg%trall

Area Metropolitana $ 0,00 $0,00 $ 0,00 Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Sobretasa Ambiental - Erosion $0,00 $ 345.358,00 $ 345.358,00 | Descuento $ 92.095,00

Intereses $0,00 $0,00 $ 0,00 | Saldo-Fav + Sald-Contra $ 0,00
Intereses $ 0,00
Ajuste a Mil: ($ 215,00)

Total Deuda $0,00 $ 1.266.310,00 $1.266.310,00| Valor a Pagar: $1.174.000,00
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/01/2022

(415)7709998015333(8020)202201202202000009474000(3900)000001174000(96)20220131

MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

-TESORERIA-181.206.114.28

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

sSRER=Ea

Contribuyente: SANTARDI GRUPO CONSTRUCTOR S A S Recibo Nro: 202201202202000009474000

Direccioén.: K 14A 45 57 Fecha Liquid.: 17/01/2022 03:49:01 p.m.

Pago Ant.: 007001BL000099098 VIr Pag Ant: $1.296.000,00 Predio No.: 010501820053000 Cabd. Corto: 94740

F pg Ant: 06/07/2021 Avaluo Actual: $ 230.238.000,00 Afio Desde: 202201 Afo Hasta: 202202

Concepto Vig.Anterior Vig.Actual Total Concepto Puntos de Pago:

Predial-Arborizacion-G.Sistemas-Nacion $0,00 $920.952,00 $920.952,00( (Y WIIaS Colpatria, Sudamers C%?;‘Sﬁ’rgggﬁ% o%?)régr)\tral

Area Metropolitana $0,00 $0,00 $0,00 Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Sobretasa Ambiental - Erosion $0,00 $ 345.358,00 $ 345.358,00 | Descuento $ 92.095,00

Intereses $0,00 $0,00 $ 0,00 | Saldo-Fav + Sald-Contra $0,00
Intereses $0,00
Ajuste a Mil: ($ 215,00)

Total Deuda $0,00 $1.266.310,00 $1.266.310,00| Valor a Pagar: $1.174.000,00
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/01/2022

(415)7709998015333(8020)202201202202000009474000(3900)000001174000(96)20220131

MUNICIPIO DF
BUCARAMANGA

-BANCO-181.206.114.28

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - IMPUESTO PREDIAL

STEREEa

Contribuyente: SANTARDI GRUPO CONSTRUCTOR S A S Recibo Nro: 202201202202000009474000

Direccion.: K 14A 45 57 Fecha Liquid.: 17/01/2022 03:49:01 p.m.

Pago Ant.: 007001BL000099098 VIr Pag Ant: $ 1.296.000,00 Predio No.: 010501820053000 Cd4d. Corto: 94740

F pg Ant: 06/07/2021 Avaluo Actual: $ 230.238.000,00 Afo Desde: 202201 Afo Hasta: 202202

Concepto Vig.Anterior Vig.Actual Total Concepto Puntos de Pago:

Predial-Arborizacion-G. Sistemas-Nacion $0,00 $920.952,00 $920952,00 o Cg‘ém""gbsg"?;cﬂll S#g:"l‘tgﬂs C%?ﬂﬁl‘t’rgggﬁtac Oizgg%tral

Area Metropolitana $0,00 $0,00 $0,00 Bancoomeva, Pichincha, Caja Social

Sobretasa Ambiental - Erosién $ 0,00 $ 345.358,00 $ 345.358,00 | Descuento $ 92.095,00

Intereses $0,00 $0,00 $ 0,00 Saldo-Fav + Sald-Contra $ 0,00
Intereses $ 0,00
Ajuste a Mil: ($ 215,00)

Total Deuda $0,00 $1.266.310,00 $ 1.266.310,00| Valor a Pagar: $1.174.000,00
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/01/2022

(415)7709998015333(8020)202201202202000009474000(3900)000001174000(96)20220131

-CONTRIBUYENTE-181.206.114.28




M Gmail SANTARDI GRUPO CONSTRUCTOR <santardigc@gmail.com>

Confirmacion Transaccion PSE - CUS 1288178927

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 17 de enero de 2022, 16:22
Para: santardigc@gmail.com

+pSe

jHola, SANTARDI GRUPO CONSTRUCTOR
SAS

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA
COLOMBIA S.A.y PSE. los siguientes son los datos de tu
transaccion:

Estado de la Transaccion: Aprobada

CUS: 1288178927

Empresa: Alcaldia de Bucaramanga

Descripcion: Pago a Alcaldia de Bucarama...

Valor de la Transaccion: $ 1.174.000
Fecha de Transaccion: 17/01/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

EDigita siempre manualmente la direccion del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo
redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

[Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

EProcura cambiar tus contrasefias bancarias frecuentemente.

sam EOLOME(A

H B TransaccionesACH 3 @ACH_Informa



M Gma | | ADMINISTRATIVO SANTARDI GRUPO CONSTRUCTOR <administrativo@santardi.com>

recibo y pago predial T3

1 mensaje

SANTARDI GRUPO CONSTRUCTOR <santardigc@gmail.com> 17 de enero de 2022, 16:01
Para: administrativo@santardi.com

---------- Forwarded message ---------

De: Wompi <no-reply@wompi.co>

Date: lun, 17 ene 2022 a las 15:58

Subject: Transaccién APROBADA en Alcaldia de Bucaramanga - ref. 2201068618
To: <santardigc@gmail.com>

mpi

Tu transaccion fue APROBADA

Hemos procesado exitosamente el pago realizado a Alcaldia de
Bucaramanga y el dinero sera transferido al comercio.

Estado APROBADA
Referencia 2201068618
Transaccion # 161477-1642452886-73971
Monto COP $1,174,000
Método de pago PSE

Procesador PSE - ACH Colombia

Si tienes preguntas o inquietudes, comunicate con el comercio
escribiendo a bancos@bucaramanga.gov.co o llamando al
+5776337000.

Para mas informacion sobre esta transaccion, escribe a
ayuda@wompi.co.

Atentamente,
Equipo Wompi

© 2021 - Wompi
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